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RV: SOLICITUD DE INFORMACION OC 107117

Sandra Viviana Muñoz <svmunoz@alcaldiabogota.gov.co>
Mar 4/04/2023 5:20 PM

Para: Garantias Contractuales <garantiascontractuales@alcaldiabogota.gov.co>
CC: Nydia Janette Moreno Buitrago <njmoreno@alcaldiabogota.gov.co>

1 archivos adjuntos (678 KB)
SGPL-86317338-1 FIRMADA completa.pdf;

Buenas tardes, 

De manera atenta se remiten las garantías contractuales correspondientes a la OC relacionada en el asunto, para revisión. 

Cordial saludo

De: Lina Paola Perdomo Valenciano <lperdomo@coem.co>
Enviado: martes, 4 de abril de 2023 17:00
Para: Sandra Viviana Muñoz <svmunoz@alcaldiabogota.gov.co>; Sandra Patricia Leon Pinilla <sleonp@coem.co>
Cc: Wilson Orlando Hortua Ramos <wohortua@alcaldiabogota.gov.co>; Luis Guillermo Daza Tovar <ldaza@coem.co>; Adriana Del Pilar Parra Contreras
<aparra@coem.co>; Adriana Márquez Pardo <amarquez@coem.co>
Asunto: RE: SOLICITUD DE INFORMACION OC 107117
 
Buenos días
 
Ing. Sandra, adjunto póliza debidamente firmada, para su aprobación.
 
Quedo atenta
 
 
Saludos;

  Lina Paola Perdomo
Preventa Microsoft CCE
Carrera 7 No 7 -16 oficina 702
Centro Neiva _ Huila
Edif. Séptima Avenida
Oficina: +57 (8) 8667527
Celular: 312 5213579
lperdomo@coem.co
www.controlesempresariales.com

 
 
De: Lina Paola Perdomo Valenciano
Enviado el: lunes, 3 de abril de 2023 2:35 p. m.
Para: Sandra Viviana Muñoz <svmunoz@alcaldiabogota.gov.co>; Sandra Patricia Leon Pinilla <sleonp@coem.co>
CC: Wilson Orlando Hortua Ramos <wohortua@alcaldiabogota.gov.co>; Luis Guillermo Daza Tovar <ldaza@coem.co>; Adriana Del Pilar Parra Contreras
<aparra@coem.co>; Adriana Márquez Pardo <amarquez@coem.co>
Asunto: SOLICITUD DE INFORMACION OC 107117
 
Buenas tardes Ing Sandra
 
De acuerdo con la orden de compra recibida por Colombia Compra Eficiente requerimos los datos que solicitamos en el formato adjunto para poder continuar con el
proceso de creación del contrato EAS de Microsoft, seguido a esto nosotros crearemos un contrato digital que requiere la firma y aceptación también digital del
administrador del contrato.
 
Por favor también enviarnos una copia del Registro Presupuestal para la orden de compra adjunta.
 
Por favor indicarnos como es el proceso de facturación con la entidad y detalles especiales a tener en cuenta, por ejemplo: si los valores deben llevar o no decimales,
fecha máxima de facturación de la entidad, confirmar si la facturación es electrónica y suministrar el código PCI junto con el correo inscrito en la plataforma Olimpia, 
etc.
 
De igual manera estamos en la solicitud con la aseguradora de la póliza de garantías para enviarla posteriormente para su visto bueno.
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Quedo atento a cualquier inquietud.
 
 
 
Saludos;

  Lina Paola Perdomo
Preventa Microsoft CCE
Carrera 7 No 7 -16 oficina 702
Centro Neiva _ Huila
Edif. Séptima Avenida
Oficina: +57 (8) 8667527
Celular: 312 5213579
lperdomo@coem.co
www.controlesempresariales.com

 
 
De: Adriana Márquez Pardo <amarquez@coem.co>
Enviado el: lunes, 3 de abril de 2023 8:12 a. m.
Para: Sandra Viviana Muñoz <svmunoz@alcaldiabogota.gov.co>; Lina Paola Perdomo Valenciano <lperdomo@coem.co>; Sandra Patricia Leon Pinilla
<sleonp@coem.co>
CC: Wilson Orlando Hortua Ramos <wohortua@alcaldiabogota.gov.co>; Luis Guillermo Daza Tovar <ldaza@coem.co>; Adriana Del Pilar Parra Contreras
<aparra@coem.co>
Asunto: RE: SOLICITUD DE GARANTÍA
 
Buenos días,
 
Nos encontramos gestionando la póliza para hacerla llegar dentro de los tiempos establecidos por CCE.
 
 
Cordial saludo,
 
 
 

 

Adriana Márquez Pardo
Gerente Comercial
Cra. 16 A # 75-50, Bogota
PBX +57 (1) 546 2727
Cel. 3102396109
amarquez@coem.co
www.controlesempresariales.com

 
 
 
 
De: Sandra Viviana Muñoz <svmunoz@alcaldiabogota.gov.co>
Enviado el: domingo, 2 de abril de 2023 10:40 p. m.
Para: Adriana Márquez Pardo <amarquez@coem.co>; Lina Paola Perdomo Valenciano <lperdomo@coem.co>; Sandra Patricia Leon Pinilla <sleonp@coem.co>
CC: Wilson Orlando Hortua Ramos <wohortua@alcaldiabogota.gov.co>
Asunto: SOLICITUD DE GARANTÍA
 
Buenos días,  
 
De manera atenta, me permito informar que se generó la orden de compra OC  107117 en la tienda virtual del estado colombiano.
 
Por lo anterior, agradezco la remisión de la garantía de cumplimiento establecida en el Acuerdo Marco de Precios, con el fin de dar cumplimiento a
los requisitos previos de inicio de ejecución.
 
Quedo atenta
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La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso

expreso de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en

forma inmediata a quien la envió, borre este material de su computador y absténgase de usarlo, copiarlo o divulgarlo. La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá no es responsable por la información contenida en

esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. Conozca nuestra política de protección de datos personales, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 en:

https://secretariageneral.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica/politicas

Aviso de Confidencialidad.Este correo electró nico y cualquiera de sus adjuntos va dirigido exclusivamente al destinatario, puede contener informació n sensible o confidencial cuyo uso, impresió n, distribució n o divulgació n está  estrictamente

prohibido. Si no es el destinatario y lo recibió  por error le solicitamos que por favor nos comunique de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Recuerda que para mayor informació n puedes

consultar nuestra política de tratamiento de datos personales () la cual está  direccionada al cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y que la informació n compartida será  manejada de acuerdo con las finalidades descritas en la política mencionada.

Controles Empresariales SAS.

https://secretariageneral.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica/politicas
https://controlesempresariales.com/pdf/politica-tratamiento-datos-personales.pdf

